Atencion al Cliente Pacaribe SA

De: Atencion al Cliente Pacaribe SA <atencionalcliente@pacaribe.com>
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 12:37

Para: - ‘acastro@acuacar.com’; ‘mafeva1991@hotmail.com’

Asunto: RV: derecho de peticion poliza 515288

Datos adjuntos: devolucion dinero estrato.docx

Buenos dias

Reciba un cordial saludo por parte de Pacaribe S.A £.5.P.

No's pe'rmitimos informar que su solicitud quedo registrada bajo el radicado 85921.
Que tenga un excelente dia.

Cordialmente,

PACARIBE - :

SAESP

Valeria Gonzalez S.

atencionalcliente@pacaribe.com

Pacaribe Transversal 73 31l - 140 Barrio Los Alpes

www.pacaribe.com
Pbx: (57 5) 6455480Ext. 441

& Antes de imprimir este mensaje de corteo efectrénico, pregdntese si realmente necesita una copia en papel.
Empresa comprometida con la construccidn de cludad ambientalmente amigable

De: Albert Castro <acastro@acuacar.com>
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 12:00
Para: atencionalcliente@pacaribe.com

Asunto: derecho de peticion poliza 515288

Buenas tarde, ' ' o
Radico oficio en la que solicito la devolucién de mi dinero cobrado de mas, segun resolucién de la SSPD

La informacion contenida en este mensaje es para uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidades a la(s) que se ;
encuentra dirigido y puede contener informacién de uso interno y/o confidencial. Si usted ha recibido por error esta - -
comunicacion, sirvase notificarnos de inmediato telefénicamente al 457 (5) 6932770, borrar de inmediato el ‘
mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P. no se hace responsable por {a o
transmision incorrecta o incompleta de este correo electrénico o sus archivos anexos, o0 el retraso en su transmisién,




Cartagena de indias, 9 de septiembre de 2021

Sefiores:
FPACARIBE ESP
Ciudad

Asunto: Devolucién de saldo a favor, reclamacién N° 84624 POLIZA 25313 - 515288,

Yo HILDA TERESITA PORTO VEGA, identificada con el nimero de cedula 23238364 expedida en
Cartagena de indias, domiciliado en el barrio Vista Hermosa K60G M5 L5, en ejercicio del derecho
de peticion que consagra el articulo 23 de ia constitucion nacional y las disposiciones pertinentes
del Cédigo contencioso administrativo, me permlto acudir ante ustedes, con el fin de solicitar
informacion acerca del saldo a favor, debido a que no se me mforma !a suma exacta del mismo.

Por otro lado, y teniendo en cuenta aue manifiesta que mediante nota crédito este serd abonado a

proximas facturaciones, solicité que dicha suma me sea entrega directamente, puesto que no soy

yo en estos momentos quien asume el pago de los servicios publicos, siendo asi un enriquecimiento
sin causa, ya que esta suma ha salido de mi patrimonio economfco y en estos momentos es de
necesidad, ya que no cuento que la solvencia econémica.

Es de anotar, gue si bien es cierto hacen relacion que de acuerdo a la Cra 659 de 2013 en su articulo.

2, forma y plazo, para la devolucidn de los cobros, que el prestador deber -abonar a la factura el

monto a devolver, por io que no es procedente realizar la devolucion a conStgnacmnes a cuentas

personales,
Tan bien es cierto que medlante concepto de la SSPD 762 DE 2006

Sobre el procedimiento de devolucion de dmero a los usuarios, la SSPDO en
Concepto SSPD-01-2006-516 indicé: =

“En cuanto a los cobros facturados en exceso, la Ley 142 de 1994 prevé gue las empresas
de servicios publicos domiciliarios deben devolver al usuarzo los dmeros retenidos sin

Justa causa.

Para tal efecto el articulo 79.31, faculta a la Superintendencia de Servicios Piblicos para
que al resolver el recurso de apelacion contra el acto de facruraczon ordene a la empresa
efectuar la devolucion correspondiente dentro de los quince dias szgmem‘es al de [a
comunicacion de la decision respectiva.

Ast mismo, segiin el criterio expuesto por esta Oficina en el Concepto OJ-2003-236, dicha
orden también puede ser impartida si, previo el procedimienio previsto en el articulo 106 y
5.5, de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Puiblicos en su condicion de
autoridad competente en materia de proteccion de los derechos de los usuarios de servicios
publicos y ente encargado del conirol de la correcta aplicacion del régimen tarifario por
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parite de las empresas prestadoras, encuentra que una empresa de servicios piblicos
incurrio en errvor al fijar sus tarifas y ese ervor lesiona injustamente los intereses de los
usuarios, sin que medie necesariamente la imposicion de sancion alguna para la empresa.

De este modo se concluye que el mecanismo previsto en la ley para rembolsar lo facturado
en exceso es la devolucion del dinero al usuario; ahora bien, la forma en que opera la
devolucion varia dependiendo de la situacién que de origen a ello,

En efecto, si la devolucién del dinero es ordenada por la Superintendencia al decidir el
recurso de apelacion, la empresa necesariamente debe efectuar el desembolso del dinero en
efectivo (entiéndase cheque o abono a cuenta) a favor del usuario dentro del plazo de los
quince (15) dias que sefiala la Ley.

Si el mayor valor cobrado al usuario lo reconoce la empresa al revisar el acto de facturacion,
o, es dispuesto por la Superintendencia de manera general como consecuencia del control a
la aplicacion del régimen tarifario, la empresa podrd devolver al usuario la suma cobrada
en exceso de la forma en que sefiale el Contrato de Condiciones Uniformes o, en su defecto,
mediante el descuento respectivo via factura, salvo que la empresa acuerde con el usuario
un mecanismo distinto para tal efecto”,

Ahora bien, sélo procede la devolucién en un solo contado y en efectivo, es decir sin abono
en la factura, cuando el usuario pagé el valor de la factura y posteriormente procedié a
formular el reclamo ante la empresa.

Adicional a lo anterior; en materia de estratificacion, el inciso segundo del paragrafo 1° del
articulo 10 de la Ley 505 de 1999, establece que cuando se facture a un usuario en estrato
superior al que le corresponde, debe reconocerse el mayor valor en la siguiente facturacién.
Cuando la facturacion al usuario se haga en un estrato inferior al que le corresponde no se
cobrara e! valor adicional.

De acuerdo a lo anterior, es claro que tacitamente dentro la normatividad, no existe
impedimento, para que el dinero sea entregado ditectamenie al usuario, aun cuando
ustedes han afectado mi prestimonio, cobrandeo exceso en mi facturacion sin justa causa.

Asi las cosas, scolicito.

Se me informe el valor exacto del monto a devolver,

2. Se me devuelva directamente y no en las facturas el excedente del saldo a favor,
como quiera que ese dinero corresponde a mi patrimonio econdomico, que se vio
afectado pos su entidad, al cobrarme lo no debido.

Que este caso y como quiera que se trata de facturacién, sea enviado a la sspd.
Que se entregue copio del expediente remitido a la- sspd, de mi reclamacion por la
estratificacion.
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Atentamente,

HILDA TERESITA PORTO VEGA.



mafevalg91@hotmail.com. : . . i

Cel.3017768502




Atencion al Cliente Pacaribe SA_

De: Atencion al Cliente Pacaribe SA <atencionalcliente@pacaribe.com> _ 1

Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 14:51 o

Para: ‘Albert Castro’ AN

Asunto: RE: derecho de peticion poliza 515288 i
S b

Sr. Albert

Se reatlizara el cambio de informacién.

Que tenga excelente dia. g

Cordialmente, : ' I

PACARIBE
SAESP
Valeria Gonzalez S.

atencionalciiente@pacaribe.com

Pacaribe Transversal 73 31l - 140 Barrio Los Alpes

www,pacaribe.com
Pbx: (57 5) 6455480Ext. 441

il Antes de imprimir este mensaje de corrc—:o electrdnico, preguntese si realmente necesita una copia en papel. i
£m§>resa comprometida con la construccion de cludad amblentalmente amigable : &

De: Albert Castro <acastro@acuacar.com> _
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 14:40
Para: atencionalcliente@pacaribe.com

Asunto: RV: derecho de peticion poliza 515288 .
Importancia: Alta

Buenas tarde,

El escrito el cual ustedes me recibieron bajo el radicado 85921., hago la salvedad la direccién de la péliza, barrio PIE
DE LAPOPA C29D 212 -55, como quiera que en el escrito adjunto me equivoque de direccién.

De Atencron aI Chente Pacarlbe SA [malito atenctonaIcilente@pacanbe com]
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 12;37

Para: acastro@acuacar.com; mafeval991@hotmail.com

Asunto: RV: derecho de peticion poliza 515288

Buenos dias

Reéiba un cordial saludo por parte de Pacaribe S.A E.S.P.

Nos permitimos informar que su solicitud quedo registrada bajo el radicado 85921,



Que tenga un excelente dfa.

Cordialmente,

PACARIBE

SAESP

Valena Gonzalez S.

atencnonalchente@pacanbe com

r

Pacarlbe Transversal 73 31l - 140 Barrio Los Alpes

wflv,w,.pa;aribe.com
Pbx: (57 5) 6455480Ext. 441
q

@& Antes de imprmir este mensaje de correo electronico, pregintese si realmente necesita una copia er papel.
Empresa comprometida con 3 construccidn de ciudad ambientalmente amigable

De: Albert Castro <acastro@acuacar.com>
Enviado el: jueves, 9 de septiembre de 2021 12:00
Para: atencionalcliente @pacaribe.com

Asunto: derecho de peticion poliza 515288

i
i

Buenas tarde,
Radico oficio en la que solicito la devolucién de mi dinero cobrado de mas, segun resolucién de la SSPD

La informacién contenida en este mensaje es para uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidades a la{s) que se
encuentra dirigido y puede contener informacién de uso interno y/o confidencial. Si usted ha recibido por error esta
comun:cac:on, sfrvase notificarnos de inmediato telefénicamente al +57 (5) 6932770, borrar de inmediato el
mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. AGUAS DE CARTAGENA S.A., E.S.P. no se hace responsable por la
transmisién incorrecta o incompleta de este correo electrénico o sus archivos anexos, o el retraso en su transmision.
Lé Informacién contenida en este mensaje es para uso exclusivo de la(s) persona(s) o entidades a la{s) que se
ehcuentra dirigido y puede contener informacion de uso interno y/o confidencial. Si usted ha recibido por error esta -
cqmunicacién, sirvase notificarnos de inmediato telefénicamente al +57 {5) 6932770, borrar de inmediato el
mensaje y abstenerse de divulgar su contenido. AGUAS DE CARTAGENA S.A,, E.S.P. no se hace responsable por la
transmision incorrecta o incompleta de este correo electrénico o sus archivos anexos, o el retraso en su transmision.



PACARIBE

SAERR

Cartagena de Indias, 28 de Septiembre de 2021 PAC-DR-21-7049

Sefior(a)

HILDA TERESITA PORTO VEGA

Dir. Notificacién: PIE DE LA POPA (2o D 21 A-55
Teléfono; 3017768502

Cartagena de Indias, Bolivar

Asunto: Citacién para notificaclén personai;

' 'Para Ia empresa es importante darle a conocer la respuesta con oficie PAC-DR-21-7049 emitida a

sy PQR 1nterpuesto bajo el radicado N° 85921 presentado por usted el dia 09 de Septiembre de
" 2021; por ese motivo le solicitamos acercarse personalmente con su cédula de ciudadanfa, a las
- oficinas de PACARIBES, A.E.S.P, ubicada enlos Alpes Transversal 73 # 31i - 140, de lunes a viernes

-en el horario de 7:00 am a 4:30 Pm, con el fin que le sea notificado personalmente de dicha

_‘::_..'__declsmn,_de ‘conformidad. con . lo "dispuesto los articulos 66,67,68 y 69 del cédigo del
o -""procedlmlento admmlstrativo y de lo contencnoso administrativo.

.. Sin embargo y temendo en cuenta Ia emergencna sanitaria actualmente presentada en nuestro
A ;territorto y que en consecuenc:a en ocaswnes no es posible realizar desplazamiento a nuestra

e sede, la empresa le enviara notlflcacmn por aviso a la direccién suministrada en su PQR,

ranexando copia fntegra dela respuesta emitida dentro de los cinco (5) dfas hébiles siguientes a
. lafecha de envfo de esta comumcamon.

5 -:;Fmalmente ]e mformamos que si un tercero acttta en su nombre éste debe presentar poder o
- autonzacuﬁn expresa para este acto, si lo hace en representacién de una persona jurfdica debe

~:acreditar “su’ condicién -de representante legal mediante certificado de - existencia y
_representaclon Iegal actuallzado '

- "Atentamente,- :

ANA MARIA CHACON A.
Coordinadora Servicio al cliente
PACARIBE S.A. E.S.P,

PACARIBE S.A. E.S.P. NiT. 900.074.102-5
Los Alpes Transversal 73 No. 31— 140
Teléfono: 6455480 ~ 6455481 - 6455482
Email: gerencla@pacaribe.com
Cartagon2 de indiac — Colnmbia

@

' f— Vigllado
s Superservicios




ana.chacon

De: ana.chacon <ana.chacon@pacaribe.com>
Enviado el; lunes, 4 de octubre de 2021 15: 52

Para: ‘mafeval991@hotmail.com’

cc: 'Yerardin Chavez'

Asunto: CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL PACARIBE - HILDA TERESITA PORTO VEGA
-ATENCION N° 85921 i

Marca de seguimiento: Seguimiento

Vence el: maites, 12 de octubre de 2021 10:00

Estado de marca: Marcado

Cartagena de Indias, 28 de Septiembre de 2021 ‘ PAC-DR-21-7049
Sefior{a}

HILDA TERESITA PORTO VEGA

Dir, Notificacion: PIE DE LA POPA C25 D 21 A-55
Teléfono: 3017768502

Cartagena de Indias, Bolivar

Asunto: Citacidn para notificacién personal.

Para la empresa es importante darle a conocer la respuesta con oficio PAC-DR-21-7049 emitida a su PQR interpuesto bajo
el radicado N2 85921 presentado por usted el dia 09 de Septiembre de 2021; por ese motivo le solicitamos acercarse
personalmente con su cédula de ciudadania, a las oficinas de PACARIBE S.A. E.S.P. ubicada en los Alpes Transversal 73.#
31i - 140, de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 4:30 Pm, con el fin que le sea notificado personalmente de dicha
decisién, de conformidad con lo dispuesto los articulos 66,67,68 y 69 del cédigo del procedimiento administrativo y de Io

contencioso administrativo.

Sin embargo y teniendo en cuenta [a emergencia sanitaria actualmente presentada en nuestro territorio y que en

consecuencia en ocasiones no es posible realizar desplazamiento a nuestra sede, la empresa le enviara notificacién-
por aviso a la direccién suministrada en su PQR, anexando copia integra de la respuesta emitida dentro de los cinco

(5) dias habiles siguientes a [a fecha de envio de esta comunicacién.

Finalmente le informamos que si un tercero actia en su nombre éste debe presentar poder o autorizacién expresa

para este acto, si [o hace en representacién de una persona juridica debe acreditar su condicion de representante_ b

legal mediante certn‘:cado de existenciay representacnon legal actualizado.

Atentamente,

Wa

PACARIBE

SAESP




ana.chacon

De: postmaster@outlook.com

Enviado el: lunes, 4 de octubre de 2021 15:53

Para: ana.chacon@pacaribe.com ' :

Asunto: Entregado: CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL PACARIBE - HILDA TERESITA
PORTO VEGA -ATENCION N°© 85521 -

Datos adjuntos: details.txt; Datos adjuntos sin titulo 00723.txt

El mensaje se entregd a los siguientes destinatarios:

mafeval99i@hotmail.com

Asunto: CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL PACARIBE - HILDA TERESITA PORTO VEGA -ATENCION N° 85921
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PACARIBE

el . Cartagena delndlas, 28 de Sept:embre de 2021 s PAC-DR-21-7049

- ..,_Senor(a) ' ‘

. “HILDA TERESITA PORTO VEGA - ,_ =

. Dir. Notlflc%auon PIE DE LA POPA ng D21AS5.
- Teléfono: 3017768502 : SR

Cartagena deindaas, Bollvar : T

B .-_?Befé'rf_e’n_c_ia Respues

o1 N85921— Poliza N§515é8_8,

: 5. P entro del térmlno legal estableado por ]a Ley 142 de 1994, da respuesta a
.-su reciamamon recrblda en nuestras oﬁcmas el dfa 09 de Septrembre d<= 2021, en ios 51gu1entes,
o termlnps piLE e

NTENIDO DE LA SOL!CITUD

? '_ se fe aprobo u trato con radicado 84624, la usudria sohc:ta ahora que el
,en su cuenta bancana NOTIFJCAR TAMBJEN POR CORREO

LA EMPRESA CONS[DERA QUE

irio, queremos agradecerle por darnos la ‘corifianza de ser su prestador del
mpliendo con expectatrvas, ya que as nuestra Unjca y. verdadera filosoffa
ansmitir a. nuestros usuarioslos me]ores va!ores con cahdad en cada una de nuestras

spuesta al u'su rio es necesano dar clandad en Io sagulente

n.l\_f" 82700 de 19 de Mayo de 2021 el usuano mterpone leclamé'_c'iéh relacionada
Tecto, la cual fue accedida favorab[emente porparte de la empresa al usuarioy
2 cual se a}usta estrato de résidencial estratosa resu:lencxal estrato 4 y deigual manera

hE j,_-l.,se prograrr a devo]uuon de las u!tlmas 5 facturaoones emltldas conforme o estab[eudo en el
"'1nc150 3 del artfculo 154 de la Ley 142 de 1994 : : '

-medlante Ik

EJ dla 17 de'Junio de 2021 el usuarso mterpuso recurso de Reposmlén contra Ia decision PAC-DR-

:i21 3910 er ltlda el 31 de Mayo: de 2021 y de acuerdo a ello la -empresa revoca dicha decisién

_ _"}'ajustando &l estrato al usuario de resrdenual de estrato cinco (5) a estrato cuatro (4) de acuerdo

el aacta emltfda el 0; de Abril de 2011ipor parte de ia Secretarla de Planeacjdn Distrital de la ciudad
' navy. "'m_blen aprobo reﬂe]ar nota credlto (saldo a favor de la diferencia entre estrato

g reSIdenaaI in

. é;ﬁs
..‘?elefonﬂ 6c 55486 6455/}81
" Email: gerer csa@pacarlbt com

drtageﬂa cl{z Indlas - Coloml:na

455482_ "2 vigilado
B : Superservicius

SAESR -




Dichas devoluciones ¢
facturaciones del servig
correspondiente a los p

De acuerdo alo anterio
el concepto 0J-2003-2
desembolso por diferer
a favor del usuario, ent

erlodos’ pend:entes por ajustar.

ryalo citado por parte ¢ de! usuario en | su reclamac:on especfﬁ
36 la normat:wdad es clara al d:sponer que los montos

endase cuenta como el contrato o. pollza del usuario.

‘ J

De |gual manera [a res

¢il

olucidn CRA 659 de 2043 en su art1cu|o 2 es clara al dlSpOI’

devolver, con que se |dent1f|que al propretarro, suscrlptor

Los valores. de saldo a
devolver. ‘

o':*'i"{ésidehciél estrato 4
ﬂejado: $63.512

°

PACARIBE S.A.ES.P, NIT.
Los Alpes Transversal 73 B
Teléfono: 6455480 - 6455
Email: gerencia@pacarib
Cartagena de Indias - Col

900.074.102-5

. .EACARIBE

‘;Al"r‘

Omo nota a, credito o abono a cuenta se reallzarfan en. las prox1mas"' i
io delos perlodos comprend1dos entre Abnl 2011 hasta Nowembre 2020 el

_aménté-'e'_n e
objeto. de
icias enla facturacmn pueden ser devueltos en cheque O abo 10_ acuenta: - -

er que “la '

Jbera devolver la totahaad de los cobros no autorlzados a (as cuentas,’ ‘
n andloga de donde se haya ongmado el pago, ¢ exustentes al momento de -
(ll usudrio en

a"medic'in'te."'r RONTE
te-el mismo -~
o efectlvo“"

arcial y alas
rograma'do:

 spldo a favor.

favor se veré reflejados hasta queise agote la totalidad del monto-a

0. 31 - 140

481~ 8455482 . Vigilado
2 COM Superservicios
ombia, :




- PACARIBE

SJLESJ‘

T DE LA ru’*ﬁ

6. 31F
: !1n-n1 2% s -
S FEL G

< 1
C olrzmb
HAR0 EXT 401 . G424

-~ _Porlo antefior

pectlv ) _pelaaon.

U rdo?a—"su"s';

QGKMH DE f*mmﬁfm 5

NIT 00,2562 3084
Eofilicin Chambace, pieg 2
Cra, 130 Na b4

. SUBTOTAL: |

Sxlda 1 Tavor dal wmpario .. -

b

utudes la e?,'mpresa procede a:

24 #b A ]
H 011‘} |:4;| SV B WK HJIE I'?lkl ml

20 <a’ Alaast.
5 '

129.493

acto de devolucidn pendlente corresponde alas faﬁturés_de'sde'

Los Aépes Transversél 73 r\e 31| - 140
Telefono 64
_ .,_Eg_;__a_tl,_ge;_er

-l,ii;z'r_tage‘ha de.

55480‘ '645f481 - 5455432___'_

bril 2011 hasta Nowembre 2020 correspondlente a los perlodos pendientes por éju'star,'
: .292 012 : o

za‘ devolucton en' efectlvo ¢ en giro a- cuenta ban%aria de acuerdo a las-

env:ar rec[amo ala :S 'D ya que de acuerdo a io estab!ecldo en‘la' normatividad
fig émpresa envia aI =ente de control los expedlentes corr
'_ijeposmlén en sub5|d;o de apefacmn conf:rmados por la emp

?spondlentes arecursos
resa, para que surtan la

SSPD no é;s procedente

\Vig ;Iado
Superservicius




o gAc_:_AmBE |

SAELD,

- Nuevamente ratifigamos nuestro comprom1so con. Ja prestac:on eﬁcuente de! s'eri{icio de’
aseo, efecut’ahdo agciones encamlnadas a mltlgar los :mpactos amb:entales qu se pUedaﬁ i
generar en nuestras zonas de operacmn, promowendo y apoyando précticas cj.:e generen: .
concienciay compromiso para con la cnudad b R R T

Es un gusto poder brindarle nuestros serviciosy, asesorfas cada vez que Ios necesnte o invitamos :
a contactarnos ingresando a nuestro portal corporativo WWw.pacarlbe com donde encontrara;' o
la Zona de Servicio al (liente, a traves del cualj puede reglstrar Una Petac:dn, Queja o Reclamo S
Asi mlsmo, puede contactarnos-a través de riuestro correo atencwnalcliente@p carlbe com"-' T

[ carse con nuestra linea de atenc1on 6455480 ext 400, 439 y 440, :

i

‘procede el recurso de reposicién y en'subsidio de 'abé’lacién dentro de
iles srgurentes a la notificacién de-esta comunicacion, de a(uerdo alo
5 154 dela Ley 142 de 1994. los recursos de que trata el articulo 154 de faLey .
.. . solo jpor los srgu:entes j medros habmtados., -

’]SIION CONTENIDA EN_

PACARIBE S.A. E.S.P. NIT.|900.074.102-5
Los Alpes Transversal 73 No. 31i - 140 *
Teléfono: 6455480 ~ 6455481 - 6455482~
Email: gerencia(@pacarib¢.com
Cartagena de Indias — Colbmbia.

; Vigilado
i Superservicios




MR-AU-F01
- . Version: 2
CONSTANCIA DE PETICION QUEJA O RECLAMO
T Fecha de Aprobacién:
PACAFE%E ' 16/07/2021
Cortkg Coyitia” ‘
Atencidn 85921 Causal SOLICITUR-BEANFORMAGION . : Fecha radicado [09/09/2021
Canal de Recepcidn f CORREQ ELECTRONICO !Tipo de Tramite  PETICION fees(;huaezgi'te 30/09/2021
Péliza 515288 Nombre |HAMLEL PORTO VEGA
Direccion P.POPA C29D 21A -55 | E-mail: | mafeval991@hotmail.com,
Usuario que reporta HILDA TERESITA PCRTO VEGA Teléfono 3017768502
Autoriza Notificacion Sl NO

Direccion de Notificacion P.POPA C29D 21A -55 Electrénica i

Pretensién del cliente

La usuaria se le aprobd un cambio de estrato con radicado 84624, |a usuarla solicita ahora que ol saldo a favor se devuelva en su cuenta
bancaria - NOTIFICAR TAMBIEN POR CORREO,

Acepto el uso de mis datos personales, tratamiento, proteccidn y conservacién de estos a Pacaribe S.A. E. S.P. De acuerdoc alo
establecido en la Ley 1851 de 2012.

Firma de recibido cliente Funcionario

MR-AU-F01
Version:
CONSTANCIA DE PETICION QUEJA O RECLAMO ersion: 2
Fecha de Aprobacion:
16/07/2021
Atencion 85921 Causal SOLICITUD DE INFORMACION Fecha radicado |09/09/2021 -
Canal de Recepcion | CORREO ELECTRONICO Tipo de Tramite  PETICION Fecha limite 30/09/2021-
. . respussta:
Pdliza 515288 Nombre [HAMLEL PORTO VEGA ‘ i
Direccién P.POPA C29D 21A -55 | E-mail’ I mafeva1991@hotmail.com.
Usuario que reporta HILDA TERESITA PORTO VEGA™ Teléfono 3017768502
: : Autoriza Notificacion S NO
Direccién de Notificacién P.POPA C29D 21A -55 Electronica

Prefension de! cliente

La usuaria se le aprobd un cambio de estrate con radicado 8:'824, |a usuaria solicita ahora que el saldo a favor se devuelva en su cuenta
hancaria - NOTIFICAR TAMBIEN POR CORREO. S

Acepto el uso de mis datos personales, tratamiento, proleccidn y conseivacidn de estos a Pacaribe S.A, E.S.P. De acuerdo a lo
establecido ern la Ley 1581 de 2012,




Cartagena de indias, 9 de septiembre de 2021

Sefiores:
PACARIBE ESP
Ciudad

Asunto: Devolucién de saldo a favor, reclamacién N° 84624 F‘OLI_ZA 25313 - 515288,

Yo HILDA TERESITA PORTO VEGA, identificada con el nimero de cedula 23238364 expedida en
Cartagena de indias, domiciliado en el barrio Vista Hermosa K60G M5 L5, en ejercicio del derecho
de peticidn que consagra el articulo 23 de la constitucién nacional v las disposiciones pertinentes
del Cédigo contencioso administrativo, me permito acudir ante ustedes, con el fin de solicitar
informacion acerca del saldo a favor, debido a que no se me informa la suma exacta del mismo,

Por otro lado, y teniendo en cuenta que manifiesta que mediante nota crédito este serd abonado a
proximas facturaciones, solicité que dicha suma me sea entrega directamente, puesto que no soy
yo en estos momentos quien asume el pago de los servicios publicos, siendo asi un enriquecimiento
sin causa, ya que esta suma ha salido de mi patrimonio econémico y en estos momentos es de
necesidad, ya gue no cuento gue la solvencia econdmica, '

Es de anotar, que si bien es cierto hacen relacién que de acuerdo a la Cra 659 de 2013 en su articulo
2, forma y plazo, para la devolucién de los cobros, que el prestador debera abonar a la factura el
monto a devolver, por o que no es procedente realizaf la_devolucién a consignaciones a cuentas

personaies.
Tan bien es cierto que mediante concepto de la SSPD 762 DE 2006 -

Sobre el procedimiento de devolucion de dinero a los usuarios, la SSPDO en
Concepto SSPD-0J-2006-516 indicé:

“En cuanto a los cobros facturados en exceso, la Ley 142 de 1994 prevé que las empresas
de servicios publicos domiciliarios deben devolver al usuario los dineros retenidos sin
Justa causa. ' o e :

Para tal efecto el articulo 79.31, faculta a la Superintendencia de Servicios Publicos para
que al resolver el recurso de apelacion contra el acto de facturacién ordene a la empresa
efectuar la devolucion corvespondiente dentro de los quince dias siguientes al de la
comunicacion de la decision respectiva. ‘

Asi mismo, segin el criterio expuesto por esta Oficinz: én el Concepto OJ-2003-236, dicha
orden también puede ser impartida si, previo el procedimiento previsio en el articulo 106 y
5.5, de la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Publicos en su condicidn de
autoridad competente en materia de proteccion de los devechos de los usuarios de servicios
publicos y ente encargado del control de la correcta aplicacion del régimen tarifario por




parte de las empresas prestadoras, encuentra que una empresq de servicios publicos
incurrio en error al fijar sus tarifas y ese ervor lesiona injustamente los intereses de los
usuarios, sin que medie necesariamente la imposicion de sancion alguna para la empresa.

De este modo se concluye que el mecanismo previsto en la ley para rembolsar lo facturado
en exceso es la devolucion del dinero al usuario; ahora bien, la forma en que opera la
\ﬁevoluczon var;a dependiendo de la situacion que de origen a ello. E

En efecto, si la devolucion del dinero es ordenada por la Superintendencia al decidir el
recurso de apelacion, la empresa necesariamente debe efectuar el desembolso del dinero en
efectivo\(entiéndase cheque o abono a cuenta)ga Jfavor del usuario dentro del plazo de los
quince (I5] didgs'queseniala la Ley” "

Si el mayor valor cobrado al usuario lo reconoce la empresa al revisar el acto de facturacion,
o, es dispuesto por la Superintendencia de manera general como consecuencia del control a
la aplicacion del régimen tarifario, la empresa podra devolver al usuario la suma cobrada
en exceso de la forma en que sefiale el Contrato de Condiciones Uniformes o, en su defecto,
mediante el descuento respectivo via factura, salvo que la empresa acuerde con el usuario
un mecanismo distinto para tal efecto”.

Ahora bien, sélo procede la devolucién en un solo contado y en efectivo, es decir sin abono
en la factura, cuando el usuario pagé el valor de la factura y posteriormente procedié a
formular el reclamo ante la emprasa.

Adicional a lo anterior, en materia de estratificacion, el inciso segundo del paragrafo 1° del
articulo 10 de la Ley 505 de 1999, establece que cuando se facture a un usuario en estrato
superior al que le corresponde, debe reconocerse el mayor valor en la siguiente facturacion.
Cuando |a facturaclon al usuario se haga en un estrato mferlor al que le corresponde no se
cobrara el valor adicional.

De acuerdo a lo anterior, es claro que tacitamente dentro la normatividad, no existe
impedimento, para que el dinero sea entregado directamente al usuario, aun cuando
ustedes han afectade mi prestimonio, cobrando exceso en ml facturacion sin justa causa.

Asi las cosas, salicito.

)

Se me informe el valor exacto del monto a devolver.

2. Se me devuelva directamente y no en las facturas el excedente del saido a favor,
como quiera que ese dinero corresponde a mi patrimonio economico, que se vio
afectado pos su entidad, al cobrarme | no debido.

3. Que este caso y como quiera que se trata de facturacién, sea enviado a la sspd.

4. Que se entregue copio del expediente remitido a la sspd, de mi reclamacién por la
estratificacién.

—_—

Atentamente,

HILDA TERESITA PORTO VEGA.



mafeval391@hotmail.com. _ 1

Cel.3017768502




